Andrea Taquias Alfaro

De: Ruben Bravo Zamorano [rbravo@corporacionggv.cl
Enviado el: viemnes, 06 de marzo de 2015 12:01

Para: ataquias@corporacionggv.cl

Asunto: RV: Autorizacién Compra Ranitidina 300 MG, 200.000 CM

Para conocimiento

CORPORACION MUNICIFAL

Gasasnider Whitein

La Serena

Pe: Rosa Araya [mailto:Rosa.Araya@laboratoriochile.cl]
“Enviado el: miércoles, 04 de marzo de 2015 10:46

f£ara: Ruben Bravo Zamorano (External)

Asunto: RE: Autorizacion Compra Ranitidina 300 MG, 200.000 CM

Estimado Lamento la interpretacion que se dio al farmaco ,pero la Ranitidina el valor unitario es de $48.-
comprimido y viene x 10 la caja.  Atenta a sus comentarios Rosa

Enviado desde Samsung Mobile

-------- Mensaje original --------

De: "Ruben Bravo Zamorano (External)" <rbravo@corporacionggv.cl>
Fecha: 04/03/2015 10:31 (GMT-04:00)

A: Rosa Araya <Rosa.Araya@laboratoriochile.cl>

Asunto: RV: Autorizacion Compra Ranitidina 300 MG, 200.000 CM

cstimada Sra. Rosa:

Junto con saludarie informo que la compra fue autorizada, la OC se realizara hoy, le pido espera la OC para enviar los
productos pero la compra fue autorizada, favor reservar los Cm de ranitidina 300 mg.

Atento a sus comentarios, se despide:
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De: Lorena Casarin Mufioz [maiito:lcasarin@corporacionagy.ci
Enviade el: martes, 03 de marzo de 2015 17:25

Para: 'Ruben Bravo Zamorang'

£C: monica.oyarzun@pvequip.d; 'Lilian Cortes Caroca'

Asunte: RE: Autorizacidn Compra Ranitidina 300 MG, 200.000 CM

Si Ruben autorizo compra.
Muchas gracias.

L Longns Cananp B
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_De: Ruben Bravo Zamorano [mailto:rbravo@corporacionggv.cl]
Znviado el; martes, 03 de marzo de 2015 15:36
Para: 'Lorena Casarin Mufioz'

€C: monica.gyarzun@pvequip.dl; ‘Lilian Cortes Caroca’
Asunto: Autorizacion Compra Ranitidina 300 MG, 200.000 CM

Estimada Dra. Casarin:

Junto con saludarle reenvio para autorizacidn, si asi lo considera, solicitud de GF Monica Oyarzun y cotizacidn de
Laboratorio Chile para la adquisicion de Ranitidina 300 MG CM, segln lo sefialado por Monica ningln proveedor oferto
este producto excepto laboratorio Chile, hablando con la Sra. Rosa Arava, vendedora de esta empresa me sefiala que en
abril habra un quiebre de este producto, por otra parte Mdnica sefiala la necesidad urgente de comprar este farmaco,
esto por su demanda y falta en los centros, por tal razon le solicitc pueda sefialarme si autoriza la compra con una
cotizacion. Segun lo sefialado por la Sra. Rosa Araya el valor de una caja de 10 CM es $ 48 + IVA, la cantidad que sefiala
necesitar Monica es de 200.000 CM, siendo finalmente la compra de autorizarse lo que se sefala a continuacion:

Unidades cajasde 10cm Valores
$ 200.000 $ 20.000 Neto S 960.000
IVA $ 182.400
Valor Final $1.142.400

Finalmente y seglin lo sefialado por ia Sra. Rosa Araya, ella tiene reservado para ia corporacion 100.000.- y en finalizado
abril podra entregar las 100.000.- comprometiéndose a facturar solo lo entregado, esta compra se cargaria a Percapita y
corresponde a jos faltantes de CENABAST.

Atento a sus instrucciones, se despide cordialmente:
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De: Rosa Araya [mailto:Rosa.Araya@laboratoriochile.cl]
Enviado el: martes, 03 de marzo de 2015 15:04

Para: Ruben Bravo Zamorano (External)

Asunto: RE: Orden de Compra nro 24

Estimado Ruben no estoy en la oficina en [a tarde envio cotizacion formal.  RANITIDINA X 10CM  §$48.
Saludos Rosa

Enviado desde Samsung Maobile

-------- Mensaje original «~-=---

De: "Ruben Bravo Zamorano (External)" <rbravo@corporacionggv.cl>

Fecha: 03/03/2015 14:08 (GMT-04:00)

A: Rosa Araya <Rosa.Araya@laboratoriochile.cl>

CC: monica.ovarzunf@pveguip.cl,'Lilian Cortes Caroca' <lcortes(@corporacionggv.cl>
Asunto: RV: Orden de Compra nro 24

Estimada Rosa:

En base a lo solicitado por la QF Monica Oyarzun, quisiera solicitar a su persona pueda enviarme una cotizacion con el valor de este
producto, en el correo que me envia Monica sefiala la importancia y cantidad del producto no asi su precio, el que tampoco se
encuentra en la Gltima cotizacion enviada.

Alento a su respuesta, se despide cordialmente:

Rubén Bravo

De: Monica Arenas Ortiz [mailto;marenasi@corporaciongev.cl]
Enviado el: lunes, 02 de marzo de 2015 9:05

Para: Ruben Bravo Zamorano

Asunto: Fwd: Orden de Compra nro 24

_ Estimad Rubén:

Junto con saludar, me informa Rosa Araya del laboratorio Chile, que tiene a disposicién Ranitidina 300 mg que se encuentra dentro
de los faltantes de necesidades de farmacia, para generar la orden de compra. También me informa que a partir de Junio habra un
quiebre del medicamento, por lo que aumenté la cantidad solicitada que originalmente es de 100.000 CM.

Medicamento: Ranitidina 300 mg
Cantidad a solicitar: 200.000 CM

Quedo atenta a sus comentarios

Ménica Arenas O.

————— Mensaje reenviado ---—--

De: "Monica Arenas Ortiz" <marenas(@corporacionggy cl>
Para: "Rosa Araya" <Rosa.Araya@laboratoriochile.cl>
Enviados: Viernes, 27 de Febrero 2015 15:18:23

Asunto: Re: Orden de Compra nro 24




Estimada Rosita:
Junto con saludar, quisiera saber si le llegaran los medicamento adjuntos en planilla para generar solicitud.
Desde ya gracias.

Moénica Arenas

----- Mensaje original -

De: "Rosa Araya" <Rosa.Arava(@laboratoriochile.cl>

Para: "Ruben Bravo Zamorano {External)" <rbravo@corporacionggv.cl>

CC: "Ménica Arenas Ortiz” <marenas(@corporaciongev.cl>, ataquias@corporacionggv.cl, "Lilian Cortes Caroca’
<lcortes{@corporacionggy.cl>

Enviados: Jueves, 26 de Febrero 2015 21:42:06

Asunio: RE: Orden de Compra nro 24

'

Estimado Ruben
Gracias!!, le comento que pedido fue ingresado y facturado.
Saludos

Rosa

From: Ruben Bravo Zamorano (External) [mailto:rbravofcorporacionggy.cl]
Sent: Jueves, 26 de Febrero de 2015 10:30

To: Rosa Araya

Ce: 'Ménica Arenas Ortiz'; ataquias@corporaciongev.cl: 'Lilian Cortes Caroca’
Subject: Orden de Compra nro 24

Estimada:

En base a lo sefialado por su persona telefdnicamente y lo seflalado por Monica via correo electronico envio la orden de compra nro
24 para la adquisicion de farmacos, esta orden tiene pendiente la firma del Secretario General, pero la envio para que pueda ser
gestionada antes de las 11:00, una vez este firmada por el Sr. Secretario General, enviare la OC firmada completa. No obstante cuenta
con la firma de Presupuesto y del Jefe de Finanzas.

Atte.

Rubén Bravo

Informacion de ESET Smart Security, versién de la base de firmas de virus 11226 (20150224)
ESET Smart Security ha comprobado este mensaje.

http://www.eset.com

This message is intended solely for the designated recipient(s). It may contain confidential or proprietary information and may be
subject to attorney-client privilege or other confidentiality protections. I you are not a designated recipient you may not review, copy
or distribute this message. If you receive this in error, please notify the sender by reply e-mail and delete this message. Thank you.

Monica Arenas Ortiz



